
DENR Mimaropa Region <mimaroparegion@denr.gov.ph>

Re:
1 message

Ecel Galang <ecel141993@gmail.com> Wed, Dec 28, 2022 at 7:08 PM
To: DENR Mimaropa Region <mimaroparegion@denr.gov.ph>

Good eve po Sir/maam,
Sir/Maam..lumapit po tatay ko sa inyo kasi akala namin matutulungan nyo po sya sa kaso nya..pero bkt po gnun ang lumabas
na order??ang hirap po pla tlga ng mhirap..wla kang kpangyarihan para matulungan ka..tlaga nga pla na para lng sa
myyaman ang batas..salamat po

On Sun, Nov 27, 2022, 8:06 AM Ecel Galang, <ecel141993@gmail.com> wrote:
Maraming salamat po Sir/Maam..

On Fri, Nov 25, 2022, 11:36 AM DENR Mimaropa Region, <mimaroparegion@denr.gov.ph> wrote:
paki note po ang inyong tracking number ng inyong documento (E-2022-99097) Thank you.

On Fri, Nov 25, 2022 at 11:00 AM Ecel Galang <ecel141993@gmail.com> wrote:
Good day po..nagfollow na po kme sa denr ng roxas at denr ng calapan.. lahat po ng sinasabi nla ay wla pa dw po
binababa ang region..pumunta po tatay ko sa office nyo jn sa manila po pra mag follow up..ang sabi sa knya wla yung
tao na naga intindi po..imagine nyo po mindoro to manila..tpos ssbhin lng na wala yung ga intindi..salamat po sa
feedback..sana po mapansin..importante po sa amin mabawi ang pera..salamat po

On Fri, Nov 25, 2022, 10:47 AM Ecel Galang, <ecel141993@gmail.com> wrote:
Celso O Galang ,Starex Van with plate number RFT 193 ,BRGY.CONRAZON BANSUD ORIENTAL MINDORO

On Fri, Nov 25, 2022, 10:46 AM Ecel Galang, <ecel141993@gmail.com> wrote:
Celso O Galang, Starex Van with plate number RFT 193

On Mon, Oct 17, 2022, 9:49 AM DENR Mimaropa Region, <mimaroparegion@denr.gov.ph> wrote:
Dear Sir

may we ask for your complete name and address and the plate number of your van for thorough verification of
your concern? Kindly write a follow up letter addressed to Ms. Lormelyn Claudio, CESO III - DENR MIMAROPA
Region for appropriate action of your concern. Thank you.

ROBERT T. PANTI
Database Management Officer
Records Section - DENR MIMAROPA

On Sun, Oct 16, 2022 at 5:22 PM Ecel Galang <ecel141993@gmail.com> wrote:
Good day po Sir/maam..ask lng po ako about sa binayad ng tatay ko nung nahuli po siya sa uling ng
mansalay mps po..kinuha po ng denr ang van na dala nya..nagbayad po kame ng 100 thousand for releasing
po ng van..sabi sa amin mababalik pa dw po ang 100 thousand..maga 1 year na po wala pa din kme update
regards.sa.binayad namin if kelan ibabalik..sir/maam..makikisuyo namn po ng konting oras nyo..pansinin nyo
nman po email ko na ito..pumunta na po jn sa denr manila ang tatay ko..pero wala po humarap sa
kanya..salamat po..
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